
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin NUSAYBİN Nusaybin Gazi Ortaokulu 20-21 Vip Yayınları 8. Sınıf Deneme-6 3445 61 61 61

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.04 5.78 11.11 6.30 2.90 5.34 7.59 1.86 6.97 4.95 3.38 3.82 6.74 5.60 4.87 9.90 7.74 7.32 48.52 27.26 39.43 267.278

İl Ortalaması 10.79 8.10 8.09 4.08 4.85 2.46 6.34 3.08 5.32 2.28 5.33 0.50 4.97 8.03 2.29 7.07 10.84 3.45 35.52 40.23 22.11 195.854
Okul Ortalaması 10.79 8.10 8.09 4.08 4.85 2.46 6.34 3.08 5.32 2.28 5.33 0.50 4.97 8.03 2.29 7.07 10.84 3.45 35.52 40.23 22.11 195.854

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 189 - MEDİNE YILMAZ 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 3 9.00 14 6 12.00 68.00 15.00 62.99 370.187 608 1 1 1
2 342 - RECEP KARAASLAN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 10 6 8.00 15 5 13.33 55.00 31.00 44.67 304.453 1219 2 2 2
3 752 - SEMA ASLAN 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 11 5.33 12 8 9.33 59.00 31.00 48.67 300.880 1260 3 3 3
4 34216778682 - HÜSNA ŞAHİN 8 / E 18 1 17.67 5 4 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 9 9 6.00 54.00 20.00 47.34 300.027 1267 4 4 4
5 13316779300 - MAHMUT AKAN 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 2 1 1.67 17 2 16.33 49.00 15.00 44.00 293.787 1335 5 5 5
6 13748764370 - KEMAL AKBAL 8 / E 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 8 7.33 7 13 2.67 56.00 32.00 45.33 293.760 1337 6 6 6
7 1019 - SALİH METE 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 6 11 2.33 12 8 9.33 53.00 31.00 42.66 280.400 1465 7 7 7
8 168 - HELİN YILDIZ 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 7 10 3.67 8 12 4.00 52.00 35.00 40.34 267.147 1624 8 8 8
9 13343777522 - PELİN AY 8 / E 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 7 7.67 7 13 2.67 52.00 35.00 40.35 263.627 1663 9 9 9

10 225 - MELEK KILIÇASLAN 8 / D 15 5 13.33 3 6 1.00 5 2 4.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 14 6 12.00 43.00 32.00 32.33 259.093 1738 10 10 10
11 273 - MUHAMMED AS 8 / C 14 5 12.33 2 6 0.00 6 2 5.33 0 4 -1.33 10 6 8.00 9 8 6.33 41.00 31.00 30.66 252.853 1806 11 11 11
12 206 - LEYLA TOK 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 10 0.67 8 12 4.00 48.00 36.00 36.01 247.600 1864 12 12 12
13 347 - ROZELN YÜREK 8 / B 15 5 13.33 3 6 1.00 7 2 6.33 3 7 0.67 7 7 4.67 9 10 5.67 44.00 37.00 31.67 247.573 1867 13 13 13
14 164 - HARUN AYDIN 8 / D 14 4 12.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 2 -0.67 8 4 6.67 11 5 9.33 36.00 32.00 25.33 244.000 1913 14 14 14
15 641 - MUHAMMED DEMİREL 8 / 0 12 6 10.00 4 4 2.67 10 0 10.00 1 4 -0.33 5 6 3.00 10 8 7.33 42.00 28.00 32.67 241.333 1955 15 15 15
16 325 - NUPEL ŞAHİN 8 / D 13 6 11.00 0 4 -1.33 7 0 7.00 1 2 0.33 7 5 5.33 9 6 7.00 37.00 23.00 29.33 240.427 1971 16 16 16
17 167 - HAYAL KAYA 8 / D 14 6 12.00 3 4 1.67 8 2 7.33 2 6 0.00 3 8 0.33 11 8 8.33 41.00 34.00 29.66 234.187 2047 17 17 17
18 0 - ŞÜKRAN UÇAR 8 / E 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 9 5 7.33 9 11 5.33 42.00 39.00 28.99 233.280 2061 18 18 18
19 14265023452 - CUVAN KARTAL 8 / E 13 7 10.67 3 1 2.67 6 4 4.67 5 3 4.00 6 4 4.67 6 9 3.00 39.00 28.00 29.68 228.053 2142 19 19 19
20 327 - NURŞİN KONAK 8 / 0 9 8 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 1 2 0.33 11 7 8.67 38.00 24.00 30.00 220.880 2236 20 20 20
21 149 - FİLİZ DAMAR 8 / C 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 1 7 -1.33 4 10 0.67 7 10 3.67 38.00 40.00 24.67 206.693 2428 21 21 21
22 7 - MUHAMMED SEVİM 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 9 11 5.33 6 14 1.33 42.00 48.00 25.99 204.853 2456 22 22 22
23 349 - RUKEN AKAN 8 / 0 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 3 3.00 0 0 0.00 4 12 0.00 36.00 27.00 27.00 204.000 2464 23 23 23
24 188 - MEDİNE TURAN 8 / D 11 9 8.00 1 3 0.00 8 2 7.33 3 5 1.33 3 7 0.67 9 9 6.00 35.00 35.00 23.33 201.333 2504 24 24 24
25 65923024922 - ESMA ALTUNKAYNAK 8 / E 13 7 10.67 2 2 1.33 7 3 6.00 2 2 1.33 4 7 1.67 6 11 2.33 34.00 32.00 23.33 201.333 2504 24 24 24
26 653 - ELANUR KONAK 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 5 0.33 7 7 4.67 7 12 3.00 37.00 42.00 23.00 200.453 2516 26 26 26
27 361 - SONGÜL BIÇAKÇI 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 2 4 0.67 7 12 3.00 36.00 34.00 24.66 200.427 2520 27 27 27
28 90 - DİCLE KELEŞ 8 / 0 8 10 4.67 1 6 -1.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 3 3 2.00 12 6 10.00 31.00 32.00 20.34 198.693 2536 28 28 28
29 73 - BEDİRHAN ACAR 8 / D 14 5 12.33 3 6 1.00 4 2 3.33 0 5 -1.67 3 7 0.67 7 9 4.00 31.00 34.00 19.66 197.760 2551 29 29 29
30 229 - LAZGİN DEMİR 8 / E 10 10 6.67 0 6 -2.00 7 2 6.33 0 0 0.00 7 3 6.00 6 9 3.00 30.00 30.00 20.00 195.120 2578 30 30 30
31 65 - MAZHAR CEYLAN 8 / A 10 8 7.33 5 2 4.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 7 12 3.00 7 11 3.33 37.00 45.00 21.99 195.067 2585 31 31 31
32 171 - İREM ORHAN 8 / 0 7 6 5.00 2 6 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 7 5.67 32.00 34.00 20.67 192.453 2609 32 32 32
33 153 - GÜLSÜME ASLAN 8 / B 11 9 8.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 38.00 52.00 20.66 190.640 2651 33 33 33
34 184 - PEYRÜZE BAKIR 8 / D 12 5 10.33 4 6 2.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 2 9 -1.00 5 6 3.00 31.00 32.00 20.33 187.093 2703 34 34 34
35 256 - MESUT ACAR 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 6 13 1.67 36.00 47.00 20.34 185.360 2722 35 35 35
36 103 - EKİN DEMİR 8 / B 10 7 7.67 10 0 10.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 1 1 0.67 6 8 3.33 28.00 24.00 20.00 184.453 2735 36 36 36
37 360 - SONGÜL ALP 8 / 0 8 12 4.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 9 11 5.33 37.00 48.00 21.00 178.213 2790 37 37 37
38 74 - BENAZİR ÇET N 8 / A 9 11 5.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 1 3 0.00 3 3 2.00 9 10 5.67 27.00 41.00 13.33 170.213 2869 38 38 38
39 13586769612 - VESİLE YILDIZ 8 / E 12 8 9.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 13 0.67 4 16 -1.33 35.00 53.00 17.33 169.333 2878 39 39 39
40 13961757548 - ROJİN ACAR 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 27.00 33.00 16.00 167.573 2900 40 40 40
41 227 - MELSA KUT 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 7 10 3.67 4 16 -1.33 33.00 53.00 15.34 164.933 2935 41 41 41
42 289 - M EMİR AKDAĞ 8 / C 9 8 6.33 3 7 0.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 6 13 1.67 25.00 32.00 14.33 157.760 3004 42 42 42
43 159 - GÜLŞEN YILMAZ 8 / A 10 5 8.33 5 4 3.67 5 3 4.00 0 6 -2.00 3 8 0.33 2 9 -1.00 25.00 35.00 13.33 155.973 3022 43 43 43
44 27332587962 - ELA DOĞAN 8 / E 9 8 6.33 0 8 -2.67 8 1 7.67 3 4 1.67 4 9 1.00 3 10 -0.33 27.00 40.00 13.67 155.120 3030 44 44 44
45 131 - ENES YIL IRIM 8 / B 10 9 7.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 10 10 6.67 2 16 -3.33 29.00 57.00 10.01 154.267 3041 45 45 45
46 137 - ESMA AYDIN 8 / A 10 8 7.33 2 7 -0.33 5 3 4.00 2 6 0.00 4 13 -0.33 5 11 1.33 28.00 48.00 12.00 154.213 3044 46 46 46
47 354 - SELMAN BAYŞU 8 / A 8 12 4.00 1 5 -0.67 6 1 5.67 3 4 1.67 1 7 -1.33 8 12 4.00 27.00 41.00 13.34 153.360 3047 47 47 47
48 343 - ROJHILAT ÖNLER 8 / D 8 8 5.33 4 5 2.33 7 3 6.00 3 4 1.67 1 6 -1.00 3 7 0.67 26.00 33.00 15.00 153.333 3049 48 48 48
49 308 - DUYGU DUYGU 8 / B 9 8 6.33 4 5 2.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 16 -3.33 6 9 3.00 29.00 50.00 12.33 148.880 3086 49 49 49
50 0 - EYÜP GELEŞ 8 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 3 11 -0.67 28.00 51.00 10.99 139.067 3160 50 50 50
51 356 - SENA NUR BOZDEMİR 8 / C 9 9 6.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 5 12 1.00 4 12 0.00 25.00 55.00 6.66 136.427 3174 51 51 51
52 166 - HAVİN KUT 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 133.787 3186 52 52 52
53 252 - HELİN DAL 8 / D 4 4 2.67 2 2 1.33 5 5 3.33 1 5 -0.67 0 2 -0.67 6 14 1.33 18.00 32.00 7.32 128.400 3224 53 53 53
54 143 - FATMA ATEŞ 8 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 12 0.00 26.00 55.00 7.67 124.907 3244 54 54 54
55 272 - YASİN ACAR 8 / E 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 16 -1.33 4 15 -1.00 27.00 60.00 7.01 120.480 3273 55 55 55
56 78 - BÜNYAMİN KESKİN 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.32 112.400 3320 56 56 56
57 66 - ASMİN ÇAKMA K 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 108.907 3334 57 57 57
58 13 - ABDULLAH ADIGÜZEL 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 2 18 -4.00 24.00 66.00 2.00 108.880 3340 58 58 58
59 382 - ZİLAN KESKİN 8 / E 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 98.267 3384 59 59 59
60 0 - DİYAR EKİN 8 / E 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 22.00 66.00 0.00 93.787 3400 60 60 60
61 13832761988 - SEMANUR ÇELİK 0 / E 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 14 0.33 1 19 -5.33 21.00 68.00 -1.66 89.360 3412 61 61 61


